
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

KATILIMLAR

1 700 ZEYNEP BOSTAN 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 58 14 54,50 302,323 322

2 777 BETÜL CİVELEK 12C 32 4 31,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 9 48,75 285,185 402

3 0 HAYRUNNİSA HARBİ 11A 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 51 25 44,75 273,523 490

4 709 EMİNE AKGÜN 12 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 50 25 43,75 270,598 517

5 723 AYŞE SUDE BEŞİR 12C 30 6 28,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 14 43,50 269,695 529

6 888 ŞEYMA ORTAHİRAR 11A 28 7 26,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 44 10 41,50 263,918 571

7 701 HURİELANURKESKİN 12C 27 7 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,038 619

8 747 HATİCE SOYYİĞİT 12B 28 8 26,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 41 13 37,75 252,625 664

9 750 ZEYNEP AYAYDIN 12A 26 9 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 41 18 36,50 249,143 706

10 0 YASEMİN KARABELA 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 43 27 36,25 248,418 718

11 761 ESRA MARAP 12A 23 11 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 41 23 35,25 245,783 750

12 742 EDANUR ARİN 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 39 17 34,75 243,718 767

13 729 HÜMEYRA ŞENEL 12C 22 5 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 11 32,25 236,668 828

14 764 HURİNUR ALİ 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 16 32,00 235,823 832

15 808 FATMA ZEHRA MHO 11A 20 14 16,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 37 28 30,00 230,555 880

16 788 İREM KÖSE 12A 24 11 21,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 35 20 30,00 229,838 890

17 0 İKBAL YAKUPOĞLU 11A 21 14 17,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 36 32 28,00 224,345 951

18 787 RÜMEYSA  YALÇINYİĞİT12C 19 16 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 24 27,00 221,620 986

19 730 CEVŞEN ERDOĞANOĞIU12C 18 11 15,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 218,558 1014

20 828 ÖZLEM AKSOY 11A 27 7 25,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 19 26,25 217,943 1026

21 719 BEYZANUR YUSUFOGLU12B 26 10 23,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 34 33 25,75 216,610 1041

22 807 SEMİHA 11A 17 7 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 27 13 23,75 211,743 1090

23 810 EBRAR AKDAĞ 11A 20 12 17,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,740 1101

24 802 HANİFE ALEMDAR 11A 19 16 15,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,215 1153

25 748 BEYZA TERZİOĞLU 12A 19 12 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 28 27 21,25 204,095 1155

26 805 ELİF TOP LOĞLU 11A 18 14 14,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 27 25 20,75 202,780 1166

27 799 EMİNE AKSOY 12A 16 21 10,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 30 38 20,50 202,513 1170

28 858 MERYEM ŞAHİN   15 9 12,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 25 18 20,50 202,333 1172

29 703 YASEMİN DEMİR 12B 21 15 17,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 28 30 20,50 201,668 1180
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

KATILIMLAR

30 721 BEYZANUR KÜLAK 12B 20 20 15,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 37 19,75 199,685 1204

31 710 AYŞE GÜZELDAL 12A 15 23 9,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 0 1 -0,25 29 43 18,25 195,913 1248

32 752 ZEHRA NUR DEMİR 12A 18 19 13,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 34 16,50 190,088 1286

33 751 İREMSU BAYZAN 12A 9 6 7,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 21 21 15,75 188,640 1303

34 740 RABİA 11A 12 8 10,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 19 15 15,25 186,755 1319

35 741 EMİNE AKYÜZ 11A 11 18 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 27 14,25 184,250 1342

36 727 EMEL İPEKCİOĞLU 12C 10 15 6,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 25 13,75 182,723 1359

37 815 EMİNE  KAL ONCU 11A 11 12 8,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 25 13,75 182,455 1362

38 702 ŞEYMA GENÇ 12B 8 12 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 20 30 12,50 179,310 1395

39 883 REŞİDE HİLELİ 11A 12 23 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 24 54 10,50 172,768 1448

40 714 BEYZANUR DEMİP 12B 5 8 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 15 21 9,75 171,215 1456

41 887 MERVE KIZILDAĞ 11A 12 21 6,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 11 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 23 59 8,25 166,008 1493

42 878 ZEYNEP ÖZDERYA 11A 12 28 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 52 8,00 165,460 1501

43 743 HAVANUR DEMİ BİLEK 12B 5 24 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 14 37 4,75 156,475 1551

44 898 NESLİHAN GÜMRÜKÇÜOĞL11A 7 20 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 12 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 16 56 2,00 147,710 1602

45 736 ESMANUR CEVAHİR 12A 7 32 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 14 -1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 22 77 2,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 858 MERYEM ŞAHİN   15 9 12,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 25 18 20,50 202,333 1172

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 0 HAYRUNNİSA HARBİ 11A 30 7 28,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 51 25 44,75 273,523 490

2 888 ŞEYMA ORTAHİRAR 11A 28 7 26,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 44 10 41,50 263,918 571

3 808 FATMA ZEHRA MHO 11A 20 14 16,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 37 28 30,00 230,555 880

4 0 İKBAL YAKUPOĞLU 11A 21 14 17,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 36 32 28,00 224,345 951

5 828 ÖZLEM AKSOY 11A 27 7 25,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 19 26,25 217,943 1026

6 807 SEMİHA 11A 17 7 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 27 13 23,75 211,743 1090

7 810 EBRAR AKDAĞ 11A 20 12 17,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,740 1101

8 802 HANİFE ALEMDAR 11A 19 16 15,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,215 1153

9 805 ELİF TOP LOĞLU 11A 18 14 14,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 27 25 20,75 202,780 1166

10 740 RABİA 11A 12 8 10,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 19 15 15,25 186,755 1319

11 741 EMİNE AKYÜZ 11A 11 18 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 27 14,25 184,250 1342

12 815 EMİNE  KAL ONCU 11A 11 12 8,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 25 13,75 182,455 1362

13 883 REŞİDE HİLELİ 11A 12 23 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 24 54 10,50 172,768 1448

14 887 MERVE KIZILDAĞ 11A 12 21 6,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 11 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 23 59 8,25 166,008 1493

15 878 ZEYNEP ÖZDERYA 11A 12 28 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 52 8,00 165,460 1501

16 898 NESLİHAN GÜMRÜKÇÜOĞL11A 7 20 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 12 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 6 -1,50 16 56 2,00 147,710 1602

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 709 EMİNE AKGÜN 12 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 50 25 43,75 270,598 517

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 700 ZEYNEP BOSTAN 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 58 14 54,50 302,323 322

2 750 ZEYNEP AYAYDIN 12A 26 9 23,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 41 18 36,50 249,143 706

3 761 ESRA MARAP 12A 23 11 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 41 23 35,25 245,783 750

4 788 İREM KÖSE 12A 24 11 21,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 35 20 30,00 229,838 890

5 748 BEYZA TERZİOĞLU 12A 19 12 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 28 27 21,25 204,095 1155

6 799 EMİNE AKSOY 12A 16 21 10,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 30 38 20,50 202,513 1170

7 710 AYŞE GÜZELDAL 12A 15 23 9,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 10 0,50 0 1 -0,25 29 43 18,25 195,913 1248

8 752 ZEHRA NUR DEMİR 12A 18 19 13,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 34 16,50 190,088 1286

9 751 İREMSU BAYZAN 12A 9 6 7,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 21 21 15,75 188,640 1303

10 736 ESMANUR CEVAHİR 12A 7 32 -1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 14 -1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 22 77 2,75
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 747 HATİCE SOYYİĞİT 12B 28 8 26,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 41 13 37,75 252,625 664

2 0 YASEMİN KARABELA 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 43 27 36,25 248,418 718

3 742 EDANUR ARİN 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 39 17 34,75 243,718 767

4 719 BEYZANUR YUSUFOGLU12B 26 10 23,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 34 33 25,75 216,610 1041

5 703 YASEMİN DEMİR 12B 21 15 17,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 28 30 20,50 201,668 1180

6 721 BEYZANUR KÜLAK 12B 20 20 15,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 37 19,75 199,685 1204

7 702 ŞEYMA GENÇ 12B 8 12 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 20 30 12,50 179,310 1395

8 714 BEYZANUR DEMİP 12B 5 8 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 15 21 9,75 171,215 1456

9 743 HAVANUR DEMİ BİLEK 12B 5 24 -1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 14 37 4,75 156,475 1551
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 45 45 45 1693

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3410,36 18,75 2,80 1,18 2,51 1,80 1,50 1,42 1,67 1,12 1,39 2,49 1,43 2,14 0,01 0,01 0,01 5,99 3,65 5,08 1,52 0,64 1,37 1,10 1,74 0,66 1,18 1,31 0,85 0,85 1,10 0,57 40,7524,04 34,75 240,800

Okul Ortalaması 19,1312,96 15,89 2,84 1,73 2,41 2,00 2,13 1,47 1,76 1,80 1,31 3,11 1,58 2,72 0,00 0,00 0,00 1,44 2,89 0,72 0,11 0,44 0,00 0,58 1,20 0,28 0,33 1,22 0,03 0,20 1,27 -0,12 31,5027,22 24,71 211,210

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 777 BETÜL CİVELEK 12C 32 4 31,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 9 48,75 285,185 402

2 723 AYŞE SUDE BEŞİR 12C 30 6 28,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 14 43,50 269,695 529

3 701 HURİELANURKESKİN 12C 27 7 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,038 619

4 729 HÜMEYRA ŞENEL 12C 22 5 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 11 32,25 236,668 828

5 764 HURİNUR ALİ 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 16 32,00 235,823 832

6 787 RÜMEYSA  YALÇINYİĞİT12C 19 16 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 24 27,00 221,620 986

7 730 CEVŞEN ERDOĞANOĞIU12C 18 11 15,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 20 26,00 218,558 1014

8 727 EMEL İPEKCİOĞLU 12C 10 15 6,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 25 13,75 182,723 1359
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ŞAHİN 858   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,333 240,800 1 28 28 28 1172

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 1 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 12,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,00 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,75 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,75 0,72 6,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,28 0,66

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 0,03 0,85

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 -0,12 0,57

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,00 0,19 2,09

Toplam: 120 25 18 20,50 17 20,50 24,71 34,74

TYT Türkçe aAeE   C D  E CCDb    CD eDA e aAB c aDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cd  Bb A       EAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  E                          e           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen      c E  eE   cBe  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafın Konusu 11 3 3 27
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AKDAĞ 810 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,740 240,800 7 23 23 23 1101

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 30 26 23,50 20 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAED DCe caECCCcC    CD cbAeBaaAB deCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal  ccCad  B  A BaEA AB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik b    B  be               ec B  be       

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen    e             a  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 5 3 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TOP LOĞLU 805 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,780 240,800 9 26 26 26 1166

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,91 7,90 7,46

Toplam: 120 27 25 20,75 17 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe ae EcBcCeDeCEC deb     a bDABBDEAdCACaDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cEEdBdbAeCaAdBDEbbbd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 2 6 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE  KAL ONCU 815 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,455 240,800 12 37 37 37 1362

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 20 25 13,75 11 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe c aAE B  c  D     CDeCCEbcb    ecAeaeD  

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B  E  d ada  A BAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  Ba     c      b      e B    b          

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen              d   e e

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafın Konusu 11 1 5 9
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKYÜZ 741 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,250 240,800 11 35 35 35 1342

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 21 27 14,25 12 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe daBAdadebDAecd bc CcCabE DDeCa  E   b   

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BeEEadBAad     BAc E     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen  aC     C         e 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafın Konusu 11 4 3 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA MHO 808 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,555 240,800 3 15 15 15 880

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 2 1 1,75 25 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 37 28 30,00 25 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe bCcAEaBaADb DC    eDeCbbCDDeCaBDceA eDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEccCBAbAaBdAadAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B                                      

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B ede   dE   E  eBc 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE ALEMDAR 802 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,215 240,800 8 24 24 24 1153

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 27 23 21,25 18 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAEceDCeD daCCabacE  Cc ceAdBbEcB ACCDd

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal D b deaAcCDA   E  AB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik                             c           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA HARBİ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,523 240,800 1 3 3 3 490

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 51 25 44,75 37 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe ACBAE BBADA DC eEbCbCaCECDDeCDBcEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDCBAEADBccaBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik dBCca Eedbeac                       e b 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen BaC         eb      

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 3 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL YAKUPOĞLU 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,345 240,800 4 17 17 17 951

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 36 32 28,00 23 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe ACeAEcBcAec DC    CeeaCEbcDdCaBbEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal Bedcc BAEbaBccDdAbAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  eC    b            C       E           

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen Bcee E  d ee     B  

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KIZILDAĞ 887 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,008 240,800 14 41 41 41 1493

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 13 -0,25 -1 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 23 59 8,25 7 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe AbBba d b bcDCcdc eeaa E  DeCaaecAbbCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BbEdcCBbccbcEcaddaAb     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  eCbded  e a     c cCeA    c  b   a     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen  caA E  d aaeb  adbe

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27
Paragrafın Konusu 11 4 4 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 2 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN GÜMRÜKÇÜOĞL 898 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,710 240,800 16 44 44 44 1602

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 20 2,00 5 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 16 56 2,00 2 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe deBddbeBb ccDC  bdCea Cbec dbDac        

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal abccD B bccdd  debbE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik adedbA bACcD ccdaE     e                

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen cEa   c d  d  bbdead

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 5 9
Paragrafın Konusu 11 2 5 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 2 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 2 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM AKSOY 828 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,943 240,800 5 20 20 20 1026

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 31 19 26,25 22 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe aAAEcBDCeDDCECCCbC    CD cDAaB EABCACaDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal  E    b B      EAabd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik c                           ad          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen c   e ea        e   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA 740 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,755 240,800 10 34 34 34 1319

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,91 7,90 7,46

Toplam: 120 19 15 15,25 13 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe a AEeBcCe   E CCD b   C  e e B E B e    

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal bEcecdaAB      EAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 0 36
Paragrafın Konusu 11 4 3 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİDE HİLELİ 883 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,768 240,800 13 39 39 39 1448

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 17 -3,25 -16 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 24 54 10,50 9 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe adebc DbeDcCcebC ebEa bD ADeBBaaedbc CDa

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcEdBdcABdbcEBaEAaAe     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik                             ad b e     C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen ccecea aebddCbdcad e

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27
Paragrafın Konusu 11 4 5 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA 807 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,743 240,800 6 22 22 22 1090

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,91 7,90 7,46

Toplam: 120 27 13 23,75 20 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe A BAE BBAD  cC  c CDC Cae DeCD     aeD  

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BecED BAada  A BAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafın Konusu 11 5 1 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ORTAHİRAR 888 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,918 240,800 2 6 6 6 571

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,27 0,72 6,44

Toplam: 120 44 10 41,50 35 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe ACBAE eBAD  DC C ddDCCCECDDeCDBDccADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEED BAE DBcADdAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  c                                      

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDERYA 878 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,460 240,800 15 42 42 42 1501

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 16 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 13,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,72 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,91 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,27 0,72 6,44

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,28 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,27 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -0,19 0,19 2,09

Toplam: 120 21 52 8,00 7 20,73 24,71 34,74

TYT Türkçe aeeacdbCBDcbddeaeCeEaDdDccbbBdaEcBaAeaDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cabeBccAcCDcEabEAaAa     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik              a         d       e        

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen dcBd   c  a d  bee  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27
Paragrafın Konusu 11 3 8 27
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKGÜN 709 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,598 240,800 1 4 4 4 517

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 1 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,75 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,47 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,25 7,90 7,46

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,50 0,72 5,08

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,00 1,37

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 2,00 0,72 6,44

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -1,25 0,19 2,09

Toplam: 120 50 25 43,75 36 43,75 24,71 34,74

TYT Türkçe dCcAEcBBADA cC CEbCeCCCECbDBCDBcEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCbEDCBAEcDBEADdAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik b C    a b   D AE    e e    c      d  b 

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen e   e        c  ea  

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜZELDAL 710 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,913 240,800 7 31 31 31 1248

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 1,10 0,72 6,44

Toplam: 120 29 43 18,25 15 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe dCBAEbBcADc Db bdeaDdCabacDaCacbcdADeDdd

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEDaBbbdecaADBbaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik bdbAedcbA       E ab e           a      

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafın Konusu 11 3 8 27
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 2 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 2 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TERZİOĞLU 748 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,095 240,800 5 25 25 25 1155

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,10 0,72 6,44

Toplam: 120 28 27 21,25 18 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe dbd EadBADA eC    dc CCECcDdCeaDEAA  DCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BddcD cAbda bAcdAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  ad C       E    a c                    

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafın Konusu 11 5 3 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 2 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKSOY 799 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,513 240,800 6 27 27 27 1170

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 1,10 0,72 6,44

Toplam: 120 30 38 20,50 17 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAbbcaCaDcaE Cdededb dD cDAcBcEABCdbdDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBdbABaDAaceEAabB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik         e b  E        bc eAbdb      a   

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36
Paragrafın Konusu 11 4 7 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 2 1 40
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR CEVAHİR 736 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 32 -1,00 -3 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 1 3 0,25 3 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 17 -1,25 -3 1,10 0,72 6,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,20 0,28 0,66

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,18 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,20 -0,12 0,57

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,18 0,19 2,09

Toplam: 120 22 77 2,75 2 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe aceEcBc dccdabdacadbdeeaccbdacDcABecaCDb

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEEaBeEbaCDAcaecAacd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik caacea ea   cE b d    ec   Cc  a ce    C

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen EdBAdbcdaeddbceeceab

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 8 18
Paragrafın Konusu 11 2 9 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 3 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 2 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA MARAP 761 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,783 240,800 3 11 11 11 750

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,10 0,72 6,44

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,18 0,19 2,09

Toplam: 120 41 23 35,25 29 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe c BAEDBBAD cDd CE bDdCCE eDBCDcDEec eDdC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEaCdAEADBcADBAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  Be    e    c   E       c               

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen aae     d           

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafın Konusu 11 5 5 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KÖSE 788 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,838 240,800 4 16 16 16 890

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,10 0,72 6,44

Toplam: 120 35 20 30,00 25 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe caBAEaBeADc DC    CeCCCECDDeCaBcacADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BbdcD B EdDBaAcdAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B       b                              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafın Konusu 11 9 1 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU BAYZAN 751 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,640 240,800 9 33 33 33 1303

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 1,10 0,72 6,44

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,20 0,28 0,66

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,18 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 -0,12 0,57

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 -0,18 0,19 2,09

Toplam: 120 21 21 15,75 13 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe dCBAE B AbA D   c dee                  C

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal B EEbaedcAD      bAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  cC       d     Eb   D d     c    e     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen    A  d C ce        

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 3 0
Paragrafın Konusu 11 1 1 9
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR DEMİR 752 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,088 240,800 8 32 32 32 1286

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,10 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,28 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,20 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,18 0,19 2,09

Toplam: 120 25 34 16,50 14 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe AaBe aeBADceaCe c dDCCCECDDcCaecbeAabDbC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BddEc d adcBEbadbcAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  c              E                       

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen                 e  e

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYAYDIN 750 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,143 240,800 2 9 9 9 706

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,10 0,72 6,44

Toplam: 120 41 18 36,50 30 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe beAEDdDCBDDbECCCeC    CD cDABBDEABCceCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBeEAaCcAaBDEbaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik              d  a          Cc           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BOSTAN 700 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,323 240,800 1 1 1 1 322

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 10 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 15,38 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,40 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,42 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,82 7,90 7,46

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 1,12 0,72 5,08

Geometri 10 1 3 0,25 3 -0,02 0,00 1,37

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 1,10 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,18 0,19 2,09

Toplam: 120 58 14 54,50 45 25,12 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAEDBDCBDDCECCCDd ECDCDeADABBaEABCdCCDe

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECBdEAeaDAbBDEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik      B  DC E E Aa            E C cec    

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 3 0 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR DEMİP 714 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,215 240,800 8 40 40 40 1456

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 8 3,00 8 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 5,72 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,19 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,19 0,72 6,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 15 21 9,75 8 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe  AAacdDC   e    ee b   c     B          

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal     B   e      EcaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik  c                           a          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen Ec dCE E ed C Cceea 

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18
Paragrafın Konusu 11 2 3 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR KÜLAK 721 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,685 240,800 6 30 30 30 1204

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,72 7,90 7,46

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 29 37 19,75 16 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe DAdbbdaCeDDeEaCdeCdaCDCDccDAdBDEAeCceCba

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal cdEeBAbcedecbdaEAEAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Fen aE        d d a e   

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafın Konusu 11 5 6 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YUSUFOGLU 719 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,610 240,800 4 21 21 21 1041

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,72 7,90 7,46

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,19 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,37

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,19 0,72 6,44

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 10 -2,50 -13 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 34 33 25,75 21 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAbcaeCBDDCEaCCbC   aCD cDAdBDEABCeCCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal eEcdBAEbBecc aaEAbAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik d                           c           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen dc e dcda c     ee  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ARİN 742 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,718 240,800 3 12 12 12 767

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 5,72 7,90 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 39 17 34,75 29 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe dCBAEbBBADc  a CE CbCeCECDDBCaBcEAADeDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCEEb eAbdaBcAaBAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Fen         d           

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SOYYİĞİT 747 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,625 240,800 1 8 8 8 664

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,72 7,90 7,46

Toplam: 120 41 13 37,75 31 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe cAAEDBDCBDbCECCCbC  d CDacDAaBDEABCACaD 

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEEdB EAe DAbBaEAEAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVANUR DEMİ BİLEK 743 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,475 240,800 9 43 43 43 1551

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 24 -1,00 -3 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 5,72 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,19 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,19 0,72 6,44

Toplam: 120 14 37 4,75 4 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe ca d  eab e eC e e cdedb c aCDBcbdAbdca 

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BdccD BcbAbdbdedA AE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik    e    A       Ed                      

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 9 0
Paragrafın Konusu 11 4 5 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA GENÇ 702 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,310 240,800 7 38 38 38 1395

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 5,72 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,19 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,19 0,72 6,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 20 30 12,50 10 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe acA babC DcCbC C    e  Dcb      eB d    

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal acbdBdbcdCDc  aEbc       

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik              bd  ED         a           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen dE cC   e  EC CD    

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36
Paragrafın Konusu 11 2 4 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN DEMİR 703 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,668 240,800 5 29 29 29 1180

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,72 7,90 7,46

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 28 30 20,50 17 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe daaAEeBcAab cC eE CDCCecCDDBCDdcEeA eDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal cCdcceBbb b  ADdAacE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Fen              c  deeC

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN KARABELA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,418 240,800 2 10 10 10 718

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 9 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 15,36 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,78 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,81 1,47 1,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,28 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,72 7,90 7,46

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,64 0,28 0,66

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,19 0,03 0,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,31 -0,12 0,57

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,14 0,19 2,09

Toplam: 120 43 27 36,25 30 22,42 24,71 34,74

TYT Türkçe aAAEceDCBDDCECCCbC    CDcbDbBBeEABCAdCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEEdBeaAeCcAbacEcaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Fen Ec dCdBda c C CcBe  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SUDE BEŞİR 723 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,695 240,800 2 5 5 5 529

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 47 14 43,50 36 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAbDBDCBDDCECCCcC E   DdADAedcEABCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DEECB cAe DbEBDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik         e        E  b       Bb          

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen       Bc            

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL CİVELEK 777 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,185 240,800 1 2 2 2 402

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 51 9 48,75 41 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAbDBDCBDDdECCCDC E DCDe DABBcEABCACC C

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcECBAEABaaAEBDEAaAB     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik               A             B  C        

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen               e     

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVŞEN ERDOĞANOĞIU 730 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,558 240,800 7 19 19 19 1014

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 31 20 26,00 22 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAacBaCBDDCEeb  a EC CD b A dc  B dCC d

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal Dc CBAcAaaaA   EA A      

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik       a      E      b       B  C        

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen c      E         e  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL İPEKCİOĞLU 727 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,723 240,800 8 36 36 36 1359

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 20 25 13,75 11 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe e BeE d eDb cb  a ebC CEeD eCc  E   eDa 

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BC ED e aA   e  AbAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B   d  c                   c           

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen d  A     c        a 

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafın Konusu 11 4 2 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ŞENEL 729 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,668 240,800 4 13 13 13 828

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 35 11 32,25 27 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe ACBAEcBBADA Dd  b  DC CE    CaaD   DCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BdEEDaBAEA     aAEAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B                                      

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen    c         c  e   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 1 45
Paragrafın Konusu 11 5 2 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİELANURKESKİN 701 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,038 240,800 3 7 7 7 619

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 43 14 39,50 33 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe DAAbDBaCBDDCECeCeC E   D cDA BcEeBCACCDC

Cevap Anahtarı B DAAEDBDCBDDCECCCDCAECDCDBADABBDEABCACCDC

TYT Sosyal DcdCBAEABaaA BDEAaAd     

Cevap Anahtarı B DEECBAEABCDAEBDEAEABBBDAA

TYT Matematik                            CB           

Cevap Anahtarı B AEBDCBCADCDEEEAADEDBCADEACACBEECADBBDEAC

TYT Fen        E         e  

Cevap Anahtarı B EEBACEBEDCBECDCDBCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİNUR ALİ 764 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,823 240,800 5 14 14 14 832

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 36 16 32,00 27 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe ACBeE dBADAdDC    CDCCCE DDdCD cbAAaeDdC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCdcDa AE    ADB  AE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  B       b                              

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen B  d         c  e   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 8 1 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA  YALÇINYİĞİT 787 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,620 240,800 6 18 18 18 986

Puanı Hesaplanan: 44 44 44 1647

Katılımlar: 8 45 45 45 1693

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 20,47 15,89 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,34 2,41 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,09 1,47 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,94 1,31 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 2,72 2,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,50 7,90 7,46

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,34 0,72 5,08

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,00 1,37

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,59 0,72 6,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,03 0,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,12 0,57

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,28 0,19 2,09

Toplam: 120 33 24 27,00 23 32,84 24,71 34,74

TYT Türkçe ACdeEcd bDbeDC    deCabECcDBCaacbAADCDCC

Cevap Anahtarı A ACBAEDBBADABDCDCEACDCCCECDDBCDBDEAADCDCC

TYT Sosyal BCdcDaa EADB AadAaAE     

Cevap Anahtarı A BCEEDCBAEADBEADBAEAEAADBB

TYT Matematik  BC                                     

Cevap Anahtarı A EBCACAEDACBDEDAAEEEDCDACBCDBEACAEDBBDACE

TYT Fen              E  e   

Cevap Anahtarı A BECABEEDCEBCDEAECBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0
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