
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 25 25 25 670

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 11,06 10,33 3,78 3,33 2,95 2,92 3,09 2,15 2,68 1,17 2,39 1,94 1,68 1,52 6,20 7,52 4,32 1,49 3,61 0,58 1,99 2,79 1,29 2,21 2,88 1,49 36,30 37,13 27,02 222,000

Okul Ortalaması 10,16 13,68 6,74 3,56 4,00 2,56 2,48 3,68 1,56 2,16 1,48 1,79 1,32 2,40 0,72 3,00 9,96 0,51 0,72 3,64 -0,19 0,72 2,80 0,02 2,32 2,76 1,63 26,44 44,40 15,34 187,290

KATILIMLAR

1 992 ARZU DEMİRAY 10B 18 12 15,00 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 14 1,50 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 46 52 33,00 239,358 258

2 913 BÜŞRA AKGÜ*N 10A 14 11 11,25 2 6 0,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 9 3,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 38 46 26,50 220,317 341

3 991 BETÜL KILIÇ 10B 12 17 7,75 4 2 3,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 9 2,75 33 30 25,50 217,646 353

4 994 RAĞAD HİIEIİ 10B 15 15 11,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 12 1,00 34 34 25,50 217,191 356

5 921 HAYRUNNİSA CERRAH 10A 16 9 13,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 32 26 25,50 217,116 357

6 900 AYSUN HARBİ 10B 14 7 12,25 3 5 1,75 4 2 3,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 33 37 23,75 211,920 383

7 969 EBRAR NUR HARBİ 10B 15 14 11,50 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 11 -0,75 5 1 4,75 34 44 23,00 209,833 393

8 902 FATMA DALKES 10B 13 17 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 31 34 22,50 208,498 400

9 919 DEFNE DUMANOĞLU 10A 11 9 8,75 4 4 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 4 2,00 24 20 19,00 197,977 443

10 906 ŞEYMANUR AY -9A 8 18 3,50 5 3 4,25 4 3 3,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 4 4,00 29 43 18,25 196,605 450

11 903 SUNA YAHŞİ 10A 8 12 5,00 4 3 3,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 24 23 18,25 196,310 451

12 949 DAMLA AĞDE 10B 10 18 5,50 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 15 3,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 1 0,75 33 69 15,75 188,610 487

13 909 MELİKE KUDAL 10A 6 5 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 1 4,75 18 18 13,50 182,134 512

14 955 NAZLICAN DEMİRKI R 10A 4 1 3,75 5 4 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 3 1 2,75 16 14 12,50 179,198 519

15 908 ZEYNEP BEKTAŞ 10B 8 14 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 18 22 12,50 179,110 520

16 904 BİLGE KARABELA 10A 11 15 7,25 5 5 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 12 -1,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 30 70 12,50 178,583 523

17 993 RÜMEYSA  KAYIK 10A 13 17 8,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 24 -2,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 33 85 11,75 176,183 531

18 912 BERRE MAHMUTOĞLU 10A 6 7 4,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 10 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 17 29 9,75 170,836 555

19 820 SÜMEYYE DANIŞMAZ 10B 7 14 3,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 14 19 9,25 169,491 561

20 989 MELİKE ÇELEBİ 10B 6 9 3,75 3 5 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 6 -1,50 13 21 7,75 164,749 580

21 920 HATİCE  DANIŞMAZ 10A 10 20 5,00 2 6 0,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 10 1,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 23 61 7,75 164,697 581

22 905 BÜŞRA YALÇINYİĞİT 10A 6 24 0,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 0 9 -2,25 2 8 0,00 3 7 1,25 29 90 6,50 161,499 588

23 899 ELİF GENÇTÜRK 10B 7 16 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 33 3,75 152,853 618

24 979 YEŞİM YALDIZ 10B 8 19 3,25 2 8 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 26 -2,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 24 93 0,75 143,782 638

25 803 BETÜL AYAYDIN 10B 8 22 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 23 97 -1,25 137,868 651
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 25 25 25 670

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 11,06 10,33 3,78 3,33 2,95 2,92 3,09 2,15 2,68 1,17 2,39 1,94 1,68 1,52 6,20 7,52 4,32 1,49 3,61 0,58 1,99 2,79 1,29 2,21 2,88 1,49 36,30 37,13 27,02 222,000

Okul Ortalaması 10,16 13,68 6,74 3,56 4,00 2,56 2,48 3,68 1,56 2,16 1,48 1,79 1,32 2,40 0,72 3,00 9,96 0,51 0,72 3,64 -0,19 0,72 2,80 0,02 2,32 2,76 1,63 26,44 44,40 15,34 187,290

KATILIMLAR
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-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 25 25 25 670

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 11,06 10,33 3,78 3,33 2,95 2,92 3,09 2,15 2,68 1,17 2,39 1,94 1,68 1,52 6,20 7,52 4,32 1,49 3,61 0,58 1,99 2,79 1,29 2,21 2,88 1,49 36,30 37,13 27,02 222,000

Okul Ortalaması 10,16 13,68 6,74 3,56 4,00 2,56 2,48 3,68 1,56 2,16 1,48 1,79 1,32 2,40 0,72 3,00 9,96 0,51 0,72 3,64 -0,19 0,72 2,80 0,02 2,32 2,76 1,63 26,44 44,40 15,34 187,290

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 906 ŞEYMANUR AY -9A 8 18 3,50 5 3 4,25 4 3 3,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 4 4,00 29 43 18,25 196,605 450
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 25 25 25 670

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 11,06 10,33 3,78 3,33 2,95 2,92 3,09 2,15 2,68 1,17 2,39 1,94 1,68 1,52 6,20 7,52 4,32 1,49 3,61 0,58 1,99 2,79 1,29 2,21 2,88 1,49 36,30 37,13 27,02 222,000

Okul Ortalaması 10,16 13,68 6,74 3,56 4,00 2,56 2,48 3,68 1,56 2,16 1,48 1,79 1,32 2,40 0,72 3,00 9,96 0,51 0,72 3,64 -0,19 0,72 2,80 0,02 2,32 2,76 1,63 26,44 44,40 15,34 187,290

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 913 BÜŞRA AKGÜ*N 10A 14 11 11,25 2 6 0,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 9 3,75 1 7 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 38 46 26,50 220,317 341

2 921 HAYRUNNİSA CERRAH 10A 16 9 13,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 32 26 25,50 217,116 357

3 919 DEFNE DUMANOĞLU 10A 11 9 8,75 4 4 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 4 2,00 24 20 19,00 197,977 443

4 903 SUNA YAHŞİ 10A 8 12 5,00 4 3 3,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 24 23 18,25 196,310 451

5 909 MELİKE KUDAL 10A 6 5 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 1 4,75 18 18 13,50 182,134 512

6 955 NAZLICAN DEMİRKI R 10A 4 1 3,75 5 4 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 3 1 2,75 16 14 12,50 179,198 519

7 904 BİLGE KARABELA 10A 11 15 7,25 5 5 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 12 -1,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 30 70 12,50 178,583 523

8 993 RÜMEYSA  KAYIK 10A 13 17 8,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 24 -2,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 4 6 2,50 33 85 11,75 176,183 531

9 912 BERRE MAHMUTOĞLU 10A 6 7 4,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 10 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 17 29 9,75 170,836 555

10 920 HATİCE  DANIŞMAZ 10A 10 20 5,00 2 6 0,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 10 1,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 23 61 7,75 164,697 581

11 905 BÜŞRA YALÇINYİĞİT 10A 6 24 0,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 0 9 -2,25 2 8 0,00 3 7 1,25 29 90 6,50 161,499 588

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON ARAKLI HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1 25 25 25 670

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,09 11,06 10,33 3,78 3,33 2,95 2,92 3,09 2,15 2,68 1,17 2,39 1,94 1,68 1,52 6,20 7,52 4,32 1,49 3,61 0,58 1,99 2,79 1,29 2,21 2,88 1,49 36,30 37,13 27,02 222,000

Okul Ortalaması 10,16 13,68 6,74 3,56 4,00 2,56 2,48 3,68 1,56 2,16 1,48 1,79 1,32 2,40 0,72 3,00 9,96 0,51 0,72 3,64 -0,19 0,72 2,80 0,02 2,32 2,76 1,63 26,44 44,40 15,34 187,290

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 992 ARZU DEMİRAY 10B 18 12 15,00 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 14 1,50 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 46 52 33,00 239,358 258

2 991 BETÜL KILIÇ 10B 12 17 7,75 4 2 3,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 9 2,75 33 30 25,50 217,646 353

3 994 RAĞAD HİIEIİ 10B 15 15 11,25 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 12 1,00 34 34 25,50 217,191 356

4 900 AYSUN HARBİ 10B 14 7 12,25 3 5 1,75 4 2 3,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 33 37 23,75 211,920 383

5 969 EBRAR NUR HARBİ 10B 15 14 11,50 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 11 -0,75 5 1 4,75 34 44 23,00 209,833 393

6 902 FATMA DALKES 10B 13 17 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 31 34 22,50 208,498 400

7 949 DAMLA AĞDE 10B 10 18 5,50 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 15 3,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 1 0,75 33 69 15,75 188,610 487

8 908 ZEYNEP BEKTAŞ 10B 8 14 4,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 18 22 12,50 179,110 520

9 820 SÜMEYYE DANIŞMAZ 10B 7 14 3,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 14 19 9,25 169,491 561

10 989 MELİKE ÇELEBİ 10B 6 9 3,75 3 5 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 6 -1,50 13 21 7,75 164,749 580

11 899 ELİF GENÇTÜRK 10B 7 16 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 33 3,75 152,853 618

12 979 YEŞİM YALDIZ 10B 8 19 3,25 2 8 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 26 -2,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 24 93 0,75 143,782 638

13 803 BETÜL AYAYDIN 10B 8 22 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 23 97 -1,25 137,868 651
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR AY 906 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,605 222,000 1 10 10 10 450

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 1 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 18 3,50 12 3,50 6,74 10,33

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,25 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,25 1,56 2,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 11,50 6,63 9,00

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 -1,75 0,51 4,32

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,50 -0,19 0,58

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,02 1,29

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,00 1,63 1,49

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 5,00 1,46 3,37

Toplam: 120 29 43 18,25 15 18,25 15,34 27,02

TYT Türkçe CceEa  dBcdaAeceDc dadaADca Ec

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal d DBE eABbDCbDeA c  CEAaEBbee 

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik     a     b  e   d  d e   b   

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen    EcbE       b   b  dADBBBedd

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 2 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 2 20
Yazım Kuralları 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 3 1 60
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 3 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 0 2 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 1 0
Kombinasyon 9 0 3 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 4 4 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRE MAHMUTOĞLU 912 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,836 222,000 9 18 18 18 555

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 7 4,25 14 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 5 8 3,00 10 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 17 29 9,75 8 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe C ccCedB    bbA  E d C        

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal CBDB   ea   ba c        d  ecE

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik Ba d DbD ab aed  aa           

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen b d                   ADB  ce 

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 2 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 2 40
Yazım Kuralları 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 1 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 2 25
Permütasyon 7 1 4 14
Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 4 3 0 75
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KARABELA 904 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,583 222,000 7 16 16 16 523

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 15 7,25 24 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 30 70 12,50 10 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe EaaDdDAEbbaBEcCcCebdaBe  Ca e 

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal EcbebEBDaCdEeaeaDeCDdeAbbcdbDB

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik c aAd b  ddc   e        c acaB

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen cdd*babccedEadceDbddEdaBcBbbac

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 0 2 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 1 40
Yazım Kuralları 4 0 4 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 3 2 60
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 2 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 3 25
Permütasyon 7 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 1 0
Kombinasyon 9 0 3 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 4 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 4 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 2 2 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKGÜ*N 913 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,317 222,000 1 2 2 2 341

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 11 11,25 38 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 1 4 0,00 0 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 38 46 26,50 22 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe a aDBDcEaCBBED c AC EdBdedcB d

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal bBb bceDe EE  bdDCdbdaAECEBebB

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik    AC  e d  c d Aa cb  eDb  EB

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen ebBddc  be dC cba   E e  BDA  

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 2 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 4 20
Yazım Kuralları 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 3 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 2 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 2 0 50
Permütasyon 7 1 5 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 0 50
Kombinasyon 9 0 4 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 1 2 25
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 4 3 0 75
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YALÇINYİĞİT 905 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,499 222,000 11 22 22 22 588

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 24 0,00 0 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 24 -1,00 -3 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 29 90 6,50 5 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe dcabaeAdbCBcEeaceAbaccBdcbdccb

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal bBAebEBeBdEaAeedDeCDbccECadcba

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik acabeccBcdaDBDaCecadbebdacbDbe

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen bdacbeb beeEaccbbdCdadbBBceAbc

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 0 4 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 4 20
Yazım Kuralları 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 3 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 4 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 3 25
Permütasyon 7 0 7 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 1 50
Kombinasyon 9 4 5 44
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 4 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 4 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 2 2 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DUMANOĞLU 919 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,977 222,000 3 9 9 9 443

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 9 8,75 29 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,61 0,51 4,32

Toplam: 120 24 20 19,00 16 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe   aDeDeECdB E  AC   beB  CaecC

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal dBd cEcD Cc eB        eECEBA  

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik      c       bBCea      D     

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 3 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 1 40
Yazım Kuralları 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 3 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 1 1 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 1 50
Kombinasyon 9 1 2 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE  DANIŞMAZ 920 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,697 222,000 10 21 21 21 581

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 20 5,00 17 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 4 16 0,00 0 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 2 7 0,25 3 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 15 1,25 4 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 23 61 7,75 6 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe bceECdABcddbcCAbaEBabacdcaDccE

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal CecBdcd  bbdeDdb ddE   ed b   

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik c  Cc  a  db Ab c  B aB   *b  

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen cbcdBAdd b d  c b cedcA   Be E

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 3 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 3 2 60
Yazım Kuralları 4 0 4 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 1 3 20
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 1 25
Permütasyon 7 0 3 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 1 50
Kombinasyon 9 2 2 22
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 2 0 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA CERRAH 921 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,116 222,000 2 5 5 5 357

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 9 13,75 46 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 2 1 1,75 18 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 32 26 25,50 21 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe bEbDcDAECaeBEbCACAdaEBB  e B  

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal bBde d e dE A   D CeE Ac Eee B

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik        e        e  b     a    

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen    E cE        b    E cBBB A  

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 0 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 1 40
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 1 2 20
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 2 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 0 2 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 1 0
Kombinasyon 9 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 4 3 0 75
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KUDAL 909 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,134 222,000 5 13 13 13 512

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 5 4,75 16 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 5 4 4,00 13 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 18 18 13,50 11 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe C e d  B      A bE    EeD  a  

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal C  c        b       CEA d  e E

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik  E   D   a  aed  aa           

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen  b                d E ADB  c E

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 1 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 1 20
Yazım Kuralları 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 0 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 0 25
Permütasyon 7 1 2 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 1 0 50
Mitozu açıklar. 4 3 0 75
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN DEMİRKI R 955 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,198 222,000 6 14 14 14 519

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 4 1 3,75 13 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 6 6 4,50 15 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 3 1 2,75 9 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 16 14 12,50 10 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe                A      B  CEc  

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal dBd AdcDBC   B           b  b 

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik   b C      aa Bdea      D     

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen                       c  B A E

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 1 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 0 40
Yazım Kuralları 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 3 2 60
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 1 1 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 1 2 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 1 0 50
Mitozu açıklar. 4 2 0 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA  KAYIK 993 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,183 222,000 8 17 17 17 531

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 17 8,75 29 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 4 24 -2,00 -7 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 33 85 11,75 10 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe cdacBDAECCedaDeACeCdccBABeaeeb

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal EddacEBbdCabeBdecebcbDAEdEBebc

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik dab  aeBbAdadeaabdEddbeAbbbadc

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen ebdaAccAbaeddbcbadabdCaBaBbAcb

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 0 4 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 3 2 60
Yazım Kuralları 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 3 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 3 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 4 0
Permütasyon 7 2 5 29
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 2 7 22
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 5 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 4 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 3 1 75
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA YAHŞİ 903 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,310 222,000 4 11 11 11 451

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 11 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 12 5,00 17 6,59 6,74 10,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,27 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 1,48 1,56 2,15

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,34 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 5,86 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,61 0,51 4,32

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,39 -0,19 0,58

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,41 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,59 1,63 1,49

TYT Fen 30 3 2 2,50 8 1,80 1,46 3,37

Toplam: 120 24 23 18,25 15 14,86 15,34 27,02

TYT Türkçe C ccCe B   a  b DEeBCdaecaDb  

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal CBDcdA d  D   dAB  ECEA   b   

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik      D      aedBb             

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen               b     E A B  c  

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 2 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 1 40
Yazım Kuralları 4 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 1 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 1 1 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 1 1 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 1 0 50
Mitozu açıklar. 4 2 0 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU DEMİRAY 992 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,358 222,000 1 1 1 1 258

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 12 15,00 50 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 46 52 33,00 28 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe CaeaaeABaEEbACACDEddCCEeDBDbEc

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal dBDBEAedBbDCebdcBbdECEAaEBDedE

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik Bac beADdaAcddbB a  caa       

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen ebdE bad e a  AD C ed    cBeCd

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 3 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 3 40
Yazım Kuralları 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 4 1 80
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 2 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 2 25
Permütasyon 7 2 5 29
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 1 4 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 3 1 75
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 4 1 0 25
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSUN HARBİ 900 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,920 222,000 4 6 6 6 383

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 7 12,25 41 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 3 2 2,50 25 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 33 37 23,75 20 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe CeBE   BacEd  cCDE BCbEAD  E b

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal dB BEb cdcD C B a EdCEA EBbeeb

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik  E  ec   a c     a    e   d   

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen D  EB d d  eA d E  dcdc B dcba

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 3 1 75
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 1 20
Yazım Kuralları 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 1 3 20
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 3 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 0 25
Permütasyon 7 0 4 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 2 0 67
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 1 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 1 2 25
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AYAYDIN 803 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,868 222,000 13 25 25 25 651

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 22 2,50 8 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe cbEeeacdCaccEabAeACdacBAebaaba

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal bcdaeEabeCEdeabeaCdbaDcaCdabca

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik cbeeedbaEeeaaaedAeEcadcbccCbbc

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen ebacdecdAcecebeAeAaEEdedeccbba

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 0 4 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 3 40
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 0 5 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 4 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 3 25
Permütasyon 7 1 6 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 1 50
Kombinasyon 9 1 8 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 3 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 1 3 25
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 0 4 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KILIÇ 991 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,646 222,000 2 3 3 3 353

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 17 7,75 26 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 0,60 0,51 4,32

Toplam: 120 33 30 25,50 21 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe EaaDabbbCaB EDCceACacdBbaaaeDC

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal cc   E DBC  A    CCaEDAECEBdDB

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik c  Ab ddacaDdDdC B            

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 2 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 4 20
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 1 2 20
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 3 1 75
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 1 0 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 0 50
Kombinasyon 9 2 6 22
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA AĞDE 949 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,610 222,000 7 12 12 12 487

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 18 5,50 18 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 7 15 3,25 11 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 4 18 -0,50 -2 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 33 69 15,75 13 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe CDecbdbBebdCACAeaEdcdead aD*E 

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal dBDBEAbeBccaeDBdeAbaCaeDdebcBb

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik BaDecadeCaecdACdDacdAb        

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen bbdEacaeAdcaeacebadBEb        

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 2 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 4 20
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 4 1 80
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 3 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 2 2 50
Permütasyon 7 0 7 0
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Tekrarlı Permütasyon 2 2 0 100
Kombinasyon 9 2 5 22
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 2 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 5 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 1 3 25
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 1 1 50
Mitozu açıklar. 4 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR NUR HARBİ 969 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,833 222,000 5 7 7 7 393

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 14 11,50 38 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 1 4,75 16 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 34 44 23,00 19 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe dEdDeDAEdCBdEcCACbdccdBAcaEe C

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal babCAEBDBeddcceBDbCDEeAdeaddba

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik cdbAadbcdcd      c A          

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen                      CDBa D  E

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 1 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 3 40
Yazım Kuralları 4 0 4 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 3 2 60
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 4 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 1 1 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 0 5 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 1 0 50
Mitozu açıklar. 4 2 0 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GENÇTÜRK 899 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,853 222,000 11 23 23 23 618

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 16 3,00 10 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 4 11 1,25 4 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 12 33 3,75 3 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe E abcb bbd  EcacCACbacB   Ecee

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal   Ae dB e a  e   dC Ecb  deb  

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik    d   B  a              c    

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen e            c d              

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 3 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 1 20
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 1 0 20
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 1 1 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 4 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DALKES 902 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,498 222,000 6 8 8 8 400

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 17 8,75 29 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,60 0,51 4,32

Toplam: 120 31 34 22,50 19 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe deedaebBdccCACAaeEBdCbEeDBbEEb

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal CBDaEcaABbaCeDccBcdECEAbEBbAec

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik      e      B   c     B   c   

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 0 4 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 4 20
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 2 3 40
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 2 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 1 1 14
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 1 1 11
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇELEBİ 989 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,749 222,000 10 20 20 20 580

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 9 3,75 13 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 6 6 4,50 15 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 0 6 -1,50 -5 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 13 21 7,75 6 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe EEbDBbeaaaBdb C a             

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal dBd  EceBa  A cBD             

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik     C                         

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen ebda e   b                    

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 0 0 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 0 0 0
Yazım Kuralları 4 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 1 3 20
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 0 0
Permütasyon 7 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 4 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAĞAD HİIEIİ 994 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,191 222,000 3 4 4 4 356

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 15 15 11,25 38 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 0,60 0,51 4,32

Toplam: 120 34 34 25,50 21 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe deeECcbBBcabeCACcEBdCCEcDceEEc

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal CBDBEAeA d bCD   e  CEADb DdeE

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik d   DD  a c  dd  dDac  dE e cc

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 1 3 25
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 3 2 60
Yazım Kuralları 4 0 4 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 2 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 3 1 60
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 2 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 1 0
Permütasyon 7 2 1 29
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 2 0
Kombinasyon 9 2 3 22
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DANIŞMAZ 820 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,491 222,000 9 19 19 19 561

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 14 3,50 12 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 1 1 0,75 3 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 1 0 1,00 10 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 14 19 9,25 8 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe dbE Bbc  b     A AbdddBeeaEeeC

Cevap Anahtarı B EEEDBDAECCBBEDCACACEEBBABCEBDC

TYT Sosyal                            d B

Cevap Anahtarı B EBACAEBDBCEEABABDCCDEDAECEBADB

TYT Matematik    A                    ce  E 

Cevap Anahtarı B EECACEABEABDBDBCABEACCDADDCDEB

TYT Fen          D     A       B   Acd

Cevap Anahtarı B AABEABEAADBECEDADACEECDBBBDAEE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 2 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 4 20
Yazım Kuralları 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 1 1 25
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 0 25
Permütasyon 7 0 2 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 0 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 1 0 25
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 2 0 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM YALDIZ 979 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,782 222,000 12 24 24 24 638

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 19 3,25 11 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 24 93 0,75 1 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe CceECebBcEbCeeAe  daae Aeccbbc

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal aBadcddAcabeeaceBeEcCbeecaDAec

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik ecbeacebbeeaeAeBccbeAcaeaebeaE

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen beeadbacdbaeAeAeEedebabedecaCE

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 2 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 2 3 40
Yazım Kuralları 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 1 1 50
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 0 5 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 2 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 0 4 0
Permütasyon 7 0 7 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0
Tekrarlı Permütasyon 2 1 1 50
Kombinasyon 9 2 7 22
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 3 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 1 3 25
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 0 4 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-1

TRABZON / ARAKLI / HAMİT ÖZDAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEKTAŞ 908 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,110 222,000 8 15 15 15 520

Puanı Hesaplanan: 25 25 25 670

Katılımlar: 13 25 25 25 670

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 14 4,50 15 7,12 6,74 10,33

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,67 2,56 2,95

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,50 1,56 2,15

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,02 1,79 2,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,71 0,72 1,52

TYT Sosyal 30 4 3 3,25 11 6,90 6,63 9,00

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,60 0,51 4,32

Fizik 10 1 1 0,75 8 -0,15 -0,19 0,58

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,42 0,02 1,29

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,63 1,63 1,49

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 0,90 1,46 3,37

Toplam: 120 18 22 12,50 10 15,52 15,34 27,02

TYT Türkçe CeeEae Bd  bA c DEBdea cbBbc  

Cevap Anahtarı A CDBECBABBEECACACDEBBCCEADBDEEE

TYT Sosyal                      EAa BbdB 

Cevap Anahtarı A CBDBEACABEDCCDBABAEECEADEBDABE

TYT Matematik  E  e                     A   

Cevap Anahtarı A BEDCDDADCCAEBACBDBDBAEBAECACEE

TYT Fen D  a                dcA   Bb E

Cevap Anahtarı A DAAEBAEBAAECADADECEBEEADBBBDCE
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 4 2 2 50
Türkçenin Tarihi Gelişimi 5 1 3 20
Yazım Kuralları 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Oğuz Göçleri ve Anadolu 2 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 5 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 4 2 2 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayma Yöntemleri 4 1 0 25
Permütasyon 7 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 2 0 0 0
Kombinasyon 9 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 3 1 1 33
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 4 2 0 50
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100
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